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FATTURA n. 6 di mercoledi 19 novembre 2014

Piazza V Giornate

C.F

Spett.le
Promo legno,

6, 20129 Milano MI

. ¢ P.1. 03850210968

DESCRIZIONE IMPORTO
Svolgimento di 1 ora di didattica € 703,10
Corso Promolegno Case, Milano, 6 Novembre 2014

pit spese documentate

TOTALE IMPONIBILE €703,10
contributo CNPAI 4% €28,12
IMPONIBILE IVA €731,22
iva 22% € 160,87
TOTALE € 892,09
ritenuta d'acconto 20% su imponibile IRPEF € 140,62
TOTALE A PAGARE €751,47

Importo della fattura da versare sul conto corrente intestato a ing. Roberto Tomasi:

CIN  ABI CAB N. CONTO
W 03015 03200 000002831742

EU IBAN

IT21 W030 1503 2000 0000 2831 742

BIC banca beneficiario: FEBIITM1

FinecoBank- UniCredit

BIC banca ricevente (swift): UNCRITMM

VIA DEI VALONI 22/INTERNO 11 e 38123 Povo (TN) e TEL 3490537721
CobICE FiscALE TMSRRT73L05L378H
P.IVA 01703060226

ing. Roberto Tomasi



TELEPASS.IT

Questo e I'estratio cronalogico dei viaggi e addebiti in riferimento al cliente e contratto sotto indicati.

Cliente TOMASI ROBERTO

Indirizzo VIA DEI VALONI 22
38123 TRENTO TN
ITALIA

Contratto TELEPASS FAMILY numero 142301998 aperto il 28-03-2011

L'importo dei viaggi/addebiti selezionati & 21,50 €

Telepass.it - | Tuoi Viaggi e Addebiti

TELEPASS n. 00484034517

Dataeorauscita  Descrizione : Classe Importo Note  PAN
05-11-2014 18.45.32 BRESCIA EST - MILANO EST A 7,20 €

07-11-2014 18.57.23 TANG.MILANO EST - PESCHIERA A 9,50 €

07-11-2014 19.46.44 AFFI - TRENTO SUD A 4,80 €

le informazioni di cui sopra sono riportate a fini puramente indicativi. Il loro accertamento avra luogo al momento della fallurazione secondo

i modi definiti nel contratto.

(Rif. 501407758 - 2014-11-12-13.22.27.613970)

Documento non valide ai fini fiscali creato il 12-11-2014 alle ore 13.22.27 613970
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promo_legno Chiara Lecchi

Da: Tomasi, Roberto <Roberto.Tomasi@unitn.it>

Inviato: mercoledi 12 novembre 2014 13:38

A: promo_legno Lorena De Agostini

Cc: promo_legno Chiara Lecchi (lecchi@promolegno.com)

Oggetto: R: fattura corso milano

Allegati: telepass.pdf; tabelleACLJPG; Fatt2014_6-PROMOLEGNO-MILANO.doc; google-
maps.JPG

Contr. completamento: Completare

Stato contrassegno: Completata

Categorie: amministrazione

Gentilissime Lorena e Chiara,

in allegato le spese telepass e spese ACI pil mappa google (227 km andata e ritorno, per un totale di 454 km).
Riporto nuovamente anche la fattura con una leggera modifica nell'imponibile.

Un caro saluto

Roberto

Da: promo_legno Lorena De Agostini [mailto:deagostini@promolegno.com]
Inviato: martedi 11 novembre 2014 08:40

A: Tomasi, Roberto

Cc: promo_legno Chiara Lecchi (lecchi@promolegno.com); Lorena De Agostini
Oggetto: Re: fattura corso milano

Ciao Roberto,

Per cortesia, per questioni contabili, avrei bisogno che mi indicassi anche le spese documentate(km totali percorsi e
tabella ACI di riferimento) e ed eventualmente se hai gli scontrini dei pedaggi autostradali.

Grazie mille!
Lo

Arch. Lorena De Agostini
Segretario Generale

promo_legno

Piazza Duomo, 20 - 20122 Milano

Tel: +39 02 8051350 - Fax: +39 02 80501206
Mobile: +39 333 8884820

deagostini@promolegno.com

www.promolegno.com www.wooddays.eu




Da: "Tomasi, Roberto" <Roberto.Tomasi@unitn.it>

Data: lunedi 10 novembre 2014 08:51

A: "promo_legno Chiara Lecchi (lecchi@promolegno.com)" <lecchi@promolegno.com>, Lorena De Agostini
<deagostini@promolegno.com>

Oggetto: fattura corso milano

Ciao Chiara,

In allegato la fattura per la mia ora al corso a Milano. Come spese ho inserito il kilometraggio Trento-Milano piu
spese autostradali.
Se c’é qualche problema fammelo sapere.

Ciao e buona giornata

Roberto Tomasi

Civil Engineer, Ph.D.

Assistant Professor

Dpt. of Civil, Environmental and Mechanical Engineering
University of Trento

Skype address: roberto.tomasi
http://www.unitn.it/ateneo/25400/dipartimento-di-ingegneria-civile-ambientale-e-meccanica
http://www.ing.unitn.it/~tomasir

Via Mesiano 77 - 1 38123 TRENTO
Tel. (+39) 0461 282529 / 282503
Fax (+39) 0461 282505

E-mail roberto.tomasi@unitn.it

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte
esclusivamente al destinatario di posta sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione o la riproduzione da
parte di ogni altra persona diversa dal destinatario.

Se avete ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo
immediatamente al mittente e di distruggere quanto ricevuto (compresi eventuali allegati) senza farne
copia.

Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione della
riservatezza della corrispondenza, salvo pi grave illecito, ed espone il responsabile alle relative
conseguenze.

Il soprascritto non puo garantire l'integrita di questo messaggio, né che esso sia esente da virus o
interferenze, non € inoltre responsabile per la irregolare o incompleta trasmissione delle informazioni
contenute in questo messaggio, né per eventuali cancellazioni di dati o danni al vostro sistema.






