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promo Iegno Milano

Da: Hotel Giberti **** - Verona [info@hotelgiberti.it]
Inviato: mercoledi 19 febbraio 2014 14.49

A: promo_legno Milano

Oggetto: Re: Aggiornamento pernottamento promolegno
OK GRAZIE

ELENA

HOTEL GIBERTI ****

Via Giberti, 7 — 37122 Verona (Italy)
Tel. +39 045 8006900

Fax +39 045 8001955

http://www .hotelgiberti.it

e-mail: info@hotelgiberti.it

Se stampi il messaggio, ricicla il foglio.
Ja carta & rinnovabile, riciclabile ed & il supporto piu naturale per le
idee.

If you print this e-mail, please recycle it.
Paper is renovable, recyclable and the natural support for ideas.

----- Original Message ---—-

From: promo_legno Milano

To: 'Hotel Giberti **** - Verona'

Cc: 'promo_legno Lorena De Agostini’

Sent: Wednesday, February 19, 2014 2:43 PM
Subject: I: Aggiornamento pernottamento promolegno

Gent.le Sig.ra Elena,

ringraziamo per la vs mail e confermiamo i servizi come indicato. il noleggio sala verra inserito nella fatturazione a
promolegno insieme ai pernottamenti, dati gia in vs possesso che riepilogo. Saldo a ricevimento fattura.

|  mo_legno
Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano
P.IVA / C.FISC: 03850210968

Ringraziando per la collaborazione, porgo
cordiali saluti

Dott. Chiara Lecchi - ass. marketing

promo_legno

Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano
Tel: 02-8051350 - Fax: 02-80501206
milano@promolegno.com
www.promolegno.com



Da: Hotel Giberti **** - Verona <info@hotelgiberti.it>
Data: mercoledi 19 febbraio 2014 14:27

A: Lorena De Agostini <deagostini@promolegno.com>
Oggetto: Re: Aggiornamento pernottamento promolegno

GENTILE SIGNORA,

CON PIACERE CONFERMIAMO DISPONIBILITA' PER LA SALA PER VENERD! 21.02, MEZZA GIORNATA AL COSTO DI € 180.00 IVA
INCLUSA

NESSUN PROBLEMA PER VIDEOPROIETTORE, BLOCCHI E PENNE, PRIMO GIRO DI ACQUA GRATUITO E CIABATTA X COLLEGARE PC.
EVENTUALE PARCHEGGIO € 5.00 CADA AUTO PER MEZZA GIORNATA

PER LA FATTURAZIONE, PAGATE A RICEVIMENTO FATTURA? FATTURIAMO A PROMOLEGNO?

GRAZIE MILLE
ELENA LUNARDI

HOTEL GIBERT] ****

Via Giberti, 7 — 37122 Verona (Italy)
Tel. +39 045 8006900

Fax +39 045 8001955
http://www.hotelgiberti.it

e-mail: info@hotelgiberti.it

Se stampi il messaggio, ricicla il foglio.
La carta & rinnovabile, riciclabile ed & il supporto pili naturale per le
idee.

If you print this e-mail, please recycle it.
Paper is renovable, recyclable and the natural support for ideas.

----- Original Message ---—-

From: promo_legno Lorena De Agostini

To: Hotel Giberti **** - Verona

Cc: promo_legno Milano

Sent: Monday, February 17, 2014 2:54 PM

Subject: Re: Aggiornamento pernottamento promolegno

Gentili Signori,

Per venerdi 21 febbraio, a partire dalle ore 9,30 alle 13,30, avremmo bisogno di chiedere la disponibilita per una piccola
sala riunioni, possibilmente dotata di proiettore, per una riunione alla quale parteciperanno 5/6 persone.

Possibilmente chiederei di allestire la sala anche con dei blocchi per appunti e delle penne, acqua naturale e frizzante e
ciabatte per poter collegare i notebooks.

Nell’attesa di un vostro riscontro, cordialmente saluto

Arch. Lorena De Agostini-Segretario Generale

promo_legno

Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano
Tel: 02-8051350 - Fax: 02-80501206



Mobile: +39 333 8884820
deagostini@promolegno.com

www.promolegno.com

Da: Hotel Giberti **** - Verona <info@hotelgiberti.it>
Data: lunedi 17 febbraio 2014 10:37

A: promo_legno Milano <milano@promolegno.com>
Oggetto: Re: Aggiornamento pernottamento promolegno

CONFERMIAMO CON PIACERE;
RICORDO CHE PER IL 2014 IL COSTO DEL PARCHEGGIO E' AUMENTATO A € 18.00 CADA AUTO ANOTTE
GRAZIE

ELENA

HOTEL GIBERT] *#*#**

Via Giberti, 7 — 37122 Verona (Italy)
Tel. +39 045 8006900

Fax +39 045 8001955
http://www.hotelgiberti.it

e-mail: info@ hotelgiberti.it

Se stampi il messaggio, ricicla il foglio.
La carta & rinnovabile, riciclabile ed & il supporto piu naturale per le
idee.

If you print this e-mail, please recycle it.
Paper is renovable, recyclable and the natural support for ideas.

----- Original Message ----—-
From: promo_legno Milano
To: 'Hotel Giberti **** - Verona'
Cc: 'promo legno Lorena De Agostini'
ant: Monday, February 17, 2014 10:07 AM
Subject: R: Aggiornamento pernottamento promolegno

Buongiorno,

in occasione dei pernottamenti in oggetto, necessitiamo anche la prenotazione di nr 2 posti auto presso vs garage, a
nome De Agostini e Binder. Pagamento in fattura a carico di promolegno.

Riepilogando:

Georg Binder - 1 notte 20/02/2014 camera dus + garage

Sieglinde Weger - 1 notte 20/02/2014 camera dus

Lorena De Agostini - 1 notte 20/02/2014 camera dus + garage

Ringraziando per la collaborazione, restiamo in attesa di una vs conferma

Cordiali saluti

Dott. Chiara Lecchi - ass. marketing

promo_legno

Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano
Tel: 02-8051350 - Fax: 02-80501206
milano@promolegno.com
www.promolegno.com




Da: Hotel Giberti **** - Verona [mailto:info@hotelgiberti.it]
Inviato: lunedi 20 gennaio 2014 10.45

A: promo_legno Milano

Oggetto: Re: Aggiornamento pernottamento promolegno
CONFERMIAMO LA VARIAZIONE

CORDIALMENTE
ELENA

HOTEL GIBERTI ****

Via Giberti, 7 — 37122 Verona (Italy)

Tel. +39 045 8006900

Fax +39 045 8001955

http://www.hotelgiberti.it

e-mail: info@hotelgiberti.it

Se stampi il messaggio, ricicla il foglio.

La carta € rinnovabile, riciclabile ed ¢ il supporto pit naturale per le
idee.

If you print this e-mail, please recycle it.

Paper is renovable, recyclable and the natural support for ideas.

----- Original Message -----

From: promo_|legno Milano

To: 'Hotel Giberti **** - Verona'

Cc: 'promo_legno Lorena De Agostini'

Sent: Monday, January 20, 2014 10:38 AM

Subject: R: Aggiornamento pernottamento promolegno
Buongiorno,

aggiorniamo con la presente il pernottamento come segue:
Georg Binder - 1 notte 20/02/2014 camera dus

Sieglinde Weger - 1 notte 20/02/2014 camera dus

Lorena De Agostini - 1 notte 20/02/2014 camera dus
Ringraziando per la disponibilita e collaborazione, porgiamo
Cordiali saluti

Dott. Chiara Lecchi - ass. marketing

promo_legno

Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano
Tel: 02-8051350 - Fax: 02-80501206
milano@promolegno.com
www.promolegno.com

Da: Hotel Giberti **** - Verona [mailto:info@hatelgibertiif]

Inviato: mercoledi 15 gennaio 2014 17.52

A: promo_legno Milano

Oggetto: Re: Opzione di 4 camere dus in 19 out 21 febbraio 2014

CONFERMIAMO CON PIACERE LE 3 CAMERE, VOSTRI OSPITI BB + TASSA DI SOGGIORNO, SALDO A
RICEVIMENTO FATTURA INTESTATA A PROMOLEGNO

CANCELLAZIONE SENZA PENALE POSSIBILE ENTRO LE ORE 12.00 DEL 17.02.2014. IN CASO DI TARDIVA
CANCELLAZIONE O NO SHOW VERRA' ADDEBITATA UNA NOTTE PER CIASCUNA CAMERA CANCELLATA.
CORDIALMENTE

ELENA LUNARDI

HOTEL GIBERTT #***

Via Giberti, 7 — 37122 Verona (Italy)
Tel. +39 045 8006900

Fax +39 045 8001955
http://www.hotelgiberti.it

e-mail: info@hotelgiberti.it




Se stampi il messaggio, ricicla il foglio.

La carta ¢ rinnovabile, riciclabile ed ¢ il supporto pit naturale per le
idee.

If you print this e-mail, please recycle it.

Paper is renovable, recyclable and the natural support for ideas.

----- Original Message --——

From: promo_legno Milano

To: 'Hotel Giberti'

Cc: 'promo_legno Lorena De Agostini’

Sent: Wednesday, January 15, 2014 5:04 PM

Subject: R: Opzione di 4 camere dus in 19 out 21 febbraio 2014

Buonasera,

in merito alla prenotazione in oggetto, confermiamo la prenotazione a carico di promolegno comprensiva della
tassa di soggiorno, extra esclusi. Carta di credito a garanzia

VISA - Lorena De Agostini

4830 5403 0004 8280

Valid until: 01/2016

Restando in attesa di vs conferma in merito all’opzione di cancellazione senza penali, porgo

Cordiali saluti

Dott. Chiara Lecchi - ass. marketing

promo_legno

Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano
Tel: 02-8051350 - Fax: 02-80501206
milano@promolegno.com
www.promolegno.com

Da: Hotel Giberti [mailto:info@hotelgiberti.it]

Inviato: lunedi 13 gennaio 2014 15.08

A: promo_legno Milano

Oggetto: Re: Opzione di 4 camere dus in 19 out 21 febbraio 2014

Buon pomeriggio Dott. Lecchi,

prima di mandarle la conferma di dette camere pud informarci se Vi farete carico del pernottamento e
colazione o anche della tassa di soggiorno (euro 2.00 a persona a notte) e di eventuali extras?

Inoltre abbiamo controllato nei nostri archivi e la carta di credito che ci avevate fornito come garanzia risulta
essere scaduta nel mese di settembre 2012, pué cortesemente fornirne una nuova per i futuri soggiorni?
In attesa di una Sua risposta, cordialmente salutiamo.

Giorgia Bazzoni

HOTEL GIBERTI ****

Via Giberti, 7 — 37122 Verona (Italy)
Tel. +39 045 8006900

Fax +39 045 8001955
http://www.hotelgiberti.it

e-mail: info@hotelgiberti.it

Se stampi il messaggio, ricicla il foglio.
La carta & rinnovabile, riciclabile ed & il supporto piu naturale per le idee.

If you print this e-mail, please recycle it.
Paper is renovable, recyclable and the natural support for ideas.

----- Original Message -----

From: promo_legno Milano

To: 'Hotel Giberti'

Cc: Lorena De Agostini - promolegno
Sent: Monday, January 13, 2014 2:44 PM




Subject: R: Opzione di 4 camere dus in 19 out 21 febbraio 2014

Gent.le Sig.ra,

come da mail intercorse con la presente riconfermiamo e aggiorniamo i pernottamenti presso la vs struttura come
segue:

Georg Binder dus 1 notte

In: 20/02/2014 out: 21/02/2014

Sieglinde Weger dus 2 notti

In: 19/02/2014 out: 21/02/2014

Lorena De Agostini dus 1 notte

In: 19/02/2014 out: 20/02/2014

Modalita di pagamento: fatturazione a carico di

promo_legno

Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano

P.IVA / C.FISC: 03850210968

Vogliate cortesemente riservare quanto indicato e indicare la tempistica per modifiche/cancellazioni senza penale.
Ringraziando per la collaborazione, porgo

Cordiali saluti

Dott. Chiara Lecchi - ass. marketing

promo_legno

Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano
Tel: 02-8051350 - Fax: 02-80501206
milano@promolegno.com
www.promolegno.com

Da: Hotel Giberti [mailtoinfo@hotelgiberti.it]

Inviato: martedi 10 dicembre 2013 18.38

A: promo_legno Milano

Oggetto: Opzione di 4 camere dus in 19 out 21 febbraio 2014

Buonasera Dott.ssa Lecchi,

in allegato Le abbiamo inoltrato i dettagli delle 04 camere che Le terremo in opzione fino al giorno 13-01-2014.
Entro tale data, avremmo bisogno di una riconferma o meno delle stesse nonché, in caso positivo, delle modalita
di pagamento (pagamento diretto a cura di ciascun ospite o a Vostra cura?).

In attesa di riaggiornamenti, cordilamente salutiamo.

Giorgia Bazzoni

Hotel Giberti sri




promo Iegno Milano

Da: Hotel Giberti - Amministrazione [amministrazione@hotelgiberti.it]
Inviato: mercoledi 26 febbraio 2014 12.52

A: milano@promolegno.com

Oggetto: fatture

Allegati: CCE260214_00000.pdf

Buongiorno,

invio in allegato le fatture emesse per i pernottamenti dei Vostri ospiti e per la locazione della sala meeting.
Il saldo sard mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

IBAN: IT 15 K 05387 11700 000001203939

Ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti

Flsa

Account Dept.





