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L'INVOLUCRO
Divisione Comunicazione e Marketing della Medinlabor Srl
Sede operativa: P.le De Agostini 1 - 20146 Milano
Tel. 02. 49468365 - Mob. 348.2238520
linvolucro@medinlabor.it ~ www.linvolucro.it

Spett.le
promo_legno

Foro Buonaparte, 65
20121 Milano

P.IVA 03850210968

Fattura Nr. 18

del 5.5.2014

Servizio lettorato Brochure XLAM
Euro 250.-

Dati per il bonifico:

Medinlabor Srl

Via San Vittore 20

20123 Milano

P.IVA e C.F. 06081520964

IT75€0504801627000000096102

Importo Euro 250.-
IVA 22% Euro 55.-
Totale Euro 305.-

Sede legale: Via San Vittore 20 - 20143 Milano - P. IVA e C. F.06081520964



promo Iegno Milano

Da: promo_legno Milano [milano@promolegno.com]
Inviato: venerdi 11 aprile 2014 13.40
A: linvolucro'
Cc: '‘promo_legno Lorena De Agostini'
Oggetto: R: Servizio lettorato - correzione bozze
Priorita: Alta
Verifica: Destinatario Letti
'linvolucro' Letto: 11/04/2014 14.30

'promo_legno Lorena De Agostini’

Ciao Renata,

ti ringrazio per il preventivo e come da accordi interni ti confermo I'incarico come indicato.
Per qualsiasi richiesta siamo a disposizione.

Frazie, ciao
C.lara

Cordiali saluti
Dott. Chiara Lecchi - ass. marketing

promo_legno

Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano
Tel: 02-8051350 - Fax: 02-80501206
milano@promolegno.com
www.promolegno.com
www.wooddays.eu
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Da: linvolucro [mailto:linvolucro@medinlabor.it]
Inviato: martedi 8 aprile 2014 16.53

A: milano@promolegno.com

Cc: deagostini@promolegno.com

Oggetto: Re: Servizio lettorato - correzione bozze

Ciao Chiara,

tutto bene, grazie, spero anche tu. Il preventivo (a forfait) per la revisione stilistica e ortografica delle bozze della
pubblicazione che mi hai allegato & di 250 Euro + IVA.

Fatemi sapere se posso procedefe.

Un caro saluto

Renata




Renata Bernardini
L'INVOLUCRO

P.le De Agostini 1

20146 Milano
www.linvolucro. it

Mob. +393482238520
linvolucro@medinlabor. it

Da: "promo_legno Milano" milano@promolegno.com

A: "Renata Bernardini" linvolucro@medinlabor.it

Cc: "Lorena De Agostini - promolegno” deagostini@promolegno.com
Data: Tue, 8 Apr 2014 12:39:12 +0200

Oggetto: Servizio lettorato - correzione bozze

> Ciao Renata

>

> tutto bene?

> Ti contatto in quanto avremmo bisogno di un servizio di lettorato per la stampa e pubblicazione di un ns
nuovo prontuario tecnico e ti chiediamo disponibilitd e preventivo per il servizio in merito.
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> In allegato i testi, gia revisionati dal punto di vista del linguaggio tecnico/ingegneristico, mentre ¢ da rivedere
la parte stilistica e 1’ortografia/a capo....

>

> Tempistica: entro il mercoledi 30/aprile, correzioni su supporto digitale

>

>

> Ti ringrazio per un tuo riscontro in merito e siamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.
> cari saluti

> chiara

>

>





